3/8/23, 15:53 Correo: Leidy Marcela Barbosa Castellanos - Outlook

RE: SOLICITUD AVAL FINANCIERO ORDEN DE COMPRA 720-2022

Alejandro Pinzon Bohorquez <apinzon@alcaldiabogota.gov.co>
Mar 01/08/2023 10:30
Para:Leidy Marcela Barbosa Castellanos <Imbarbosa@alcaldiabogota.gov.co>;lvan Javier Gomez Mancera <ijgomezm@alcaldiabogota.gov.co>

Cordial saludo
Sin observaciones para continuar con el tramite pertinente.
Atentamente

ALEJANDRO PINZON BOHORQUEZ
‘ PROFESIONAL UNIVERSITARIO i;"—“%\‘
. SUBDIRECCION FINANCIERA -
~. | BOGOT/\ (V]

ALcasnia
DE BOGOTA D.C. Secretaria General - Alcaldia Mayor de SGS

CoTmRs

Bogota
Tel: (571) 381 3000 Ext. 1855

De: Leidy Marcela Barbosa Castellanos <Imbarbosa@alcaldiabogota.gov.co>

Enviado el: martes, 1 de agosto de 2023 9:48 a. m.

Para: Ivan Javier Gomez Mancera <ijgomezm@alcaldiabogota.gov.co>; Alejandro Pinzon Bohorquez <apinzon@alcaldiabogota.gov.co>
Asunto: SOLICITUD AVAL FINANCIERO ORDEN DE COMPRA 720-2022

Cordial saludo,

De manera atenta solicito aval financiero para el acta de liquidacion de la orden de compra 720-2022.

Este aval ya se habia solicitado antes, sin embargo, por error de digitacion habia quedado en el acta de liquidacidn un saldo a favor del contratista por
valor de $30.000.

Mil gracias.

LEIDY MARCELA BARBOSA

PROFESIONAL B

ALcALDIA DR ‘ BOGOT’\ SUBDIRECCION DE SERVICIOS %_o\]
DE BOGOTA DG , *  _SGS
ADMINISTRATIVOS Secretaria General- o

Alcaldia Mayor de Bogota

Tel: (571) 381 3000 -3132172145

La informacién aqui contenida es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Esta estrictamente prohibida su utilizacion, copia, descarga, distribucion, modificacion y/o reproduccion total o parcial, sin el permiso
expreso de la Secretaria General de la Alcaldia Mayor de Bogota, pues su contenido puede ser de caracter confidencial y/o contener material privilegiado. Si usted recibié esta informacién por error, por favor contacte en
forma inmediata a quien la envio, borre este material de su computador y absténgase de usarlo, copiarlo o divulgarlo. La Secretaria General de la Alcaldia Mayor de Bogota no es responsable por la informacion contenida en
esta comunicacion, el directo responsable es quien la firma o el autor de la misma. Conozca nuestra politica de proteccion de datos personales, de acuerdo a lo establecido en la Ley 1581 de 2012 en:

https://secretariageneral.gov.co/transparencia-y-acceso-la-informacion-publica/politicas

https://outlook.office.com/mail/id/AAQKAGRINWY zZTdhLTAWY zktNGY4MS 1hODAWLWFKNzFINTM3NjIxMwAQAGxnrVAocnxDjJ2rNgWuuCg%3D 7


https://secretariageneral.gov.co/transparencia-y-acceso-la-informacion-publica/politicas

19/7/23, 14:34 Correo: Leidy Marcela Barbosa Castellanos - Outlook

RE: SOLICITUD AVAL FINANCIERO LIQUIDACION ORDENES DE COMPRA 718, 719,
720,721,722 Y 723 DE 12022

Alejandro Pinzon Bohorquez <apinzon@alcaldiabogota.gov.co>
Mié 19/07/2023 14:10

Para:Leidy Marcela Barbosa Castellanos <Imbarbosa@alcaldiabogota.gov.co>;lvan Javier Gomez Mancera
<ijgomezm@alcaldiabogota.gov.co>

CC:Maria Yenifer Prada Pefia <myprada@alcaldiabogota.gov.co>;Mirtha Cecilia Oliveros Espitia
<mcoliveros@alcaldiabogota.gov.co>

Cordial saludo
De manera atenta confirmamos que las actas de liquidacion se encuentran ajustadas a nivel financiero.
Atentamente

—— ALEJANDRO PINZON BOHORQUEZ
ok A PROFESIONAL UNIVERSITARIO F 2
gt SUBDIRECCION FINANCIERA 1 ‘
wcurs | BOGOT/\ | , - 1@
D BOGATA D.C. Secretaria General - Alcaldia Mayor de Bogota % epe
Tel: (571) 381 3000 Ext. 1855 conmasen

De: Leidy Marcela Barbosa Castellanos <Imbarbosa@alcaldiabogota.gov.co>

Enviado el: miércoles, 19 de julio de 2023 10:51 a. m.

Para: lvan Javier Gomez Mancera <ijgomezm@alcaldiabogota.gov.co>; Alejandro Pinzon Bohorquez
<apinzon@alcaldiabogota.gov.co>

CC: Maria Yenifer Prada Pefia <myprada@alcaldiabogota.gov.co>; Mirtha Cecilia Oliveros Espitia
<mcoliveros@alcaldiabogota.gov.co>

Asunto: SOLICITUD AVAL FINANCIERO LIQUIDACION ORDENES DE COMPRA 718, 719, 720,721, 722 Y 723 DE
12022

Cordial saludo;

De manera atenta, solicito aval financiero para la liquidacién de las érdenes de compra relacionadas en
el asunto.

Mil gracias.

https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQKAGRINWYzZTdhLTAWY zktNGY4MS 1ThODAWLWFKNzFINTM3NjIxMwAQADGVN1fRIWpMIAHUABAITNI%...  1/2



19/7/23, 14:34 Correo: Leidy Marcela Barbosa Castellanos - Outlook

LEIDY MARCELA BARBOSA

PROFESIONAL

‘ BOGOT’\ SUBDIRECCION DE SERVICIOS

ADMINISTRATIVOS Secretaria General-
Alcaldia Mayor de Bogota

Tel: (571) 381 3000 -3132172145

La informacién aqui contenida es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Esta estrictamente prohibida su utilizacién, copia, descarga,
distribucion, modificacion y/o reproduccion total o parcial, sin el permiso expreso de la Secretaria General de la Alcaldia Mayor de Bogota, pues su
contenido puede ser de caracter confidencial y/o contener material privilegiado. Si usted recibié esta informacién por error, por favor contacte en forma
inmediata a quien la envid, borre este material de su computador y absténgase de usarlo, copiarlo o divulgarlo. La Secretaria General de la Alcaldia
Mayor de Bogota no es responsable por la informacion contenida en esta comunicacion, el directo responsable es quien la firma o el autor de la misma.
Conozca nuestra politica de proteccion de datos personales, de acuerdo a lo establecido en la Ley 1581 de 2012 en:

https://secretariageneral.gov.co/transparencia-y-acceso-la-informacion-publica/politicas

https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQKAGRINWYzZTdhLTAWY zktNGY4MS 1ThODAWLWFKNzFINTM3NjIxMwAQADGVN1fRIWpMIAHUABAITNI%...  2/2
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